
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / Kurumsal Denemeler / Kurumsal Deneme-1 / 8.Sınıf Deneme Sınavı-1 04-11-2019
Bilecik - BOZÜYÜK - Necatibey Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 328 - ARDA ÖZTEZCAN 8 / C 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 12 3 11.00 15 4 13.67 70.00 14.00 65.34 371.644 130 1 1 1
2 354 - BEYZA FİDAN 8 / C 17 3 16.00 8 1 7.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 5 8.33 14 3 13.00 68.00 13.00 63.67 360.237 177 2 2 2
3 357 - BERRİN KESE 8 / B 19 1 18.67 7 3 6.00 10 0 10.00 6 4 4.67 10 10 6.67 15 5 13.33 67.00 23.00 59.34 359.778 179 3 3 3
4 371 - ZÜLAL ÇAKAR 8 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 11 5 9.33 10 7 7.67 66.00 17.00 60.33 341.956 304 4 4 4
5 36100 - ESMA KURT 8 / A 16 3 15.00 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 9 5 7.33 12 5 10.33 60.00 20.00 53.33 324.163 407 5 5 5
6 302 - ECENAZLI KARACÜCÜK 8 / A 14 6 12.00 8 1 7.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 9 6.00 12 7 9.67 61.00 25.00 52.67 301.007 600 6 6 6
7 384 - MEHMETAKİFABBAZ 8 / B 12 8 9.33 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 9 5 7.33 16 4 14.67 52.00 32.00 41.33 300.474 613 7 7 7
8 307 - HAKAN ÖZBEK 8 / A 14 4 12.67 7 2 6.33 7 2 6.33 6 3 5.00 9 5 7.33 11 7 8.67 54.00 23.00 46.33 296.059 648 8 8 8
9 369 - EMİR KARADAĞLI 8 / A 14 6 12.00 3 7 0.67 6 4 4.67 8 2 7.33 9 5 7.33 12 7 9.67 52.00 31.00 41.67 290.622 694 9 9 9

10 341 - RIDVAN ASLIM 8 / A 14 6 12.00 5 5 3.33 8 2 7.33 0 5 -1.67 8 4 6.67 12 7 9.67 47.00 29.00 37.33 283.733 752 10 10 10
11 338 - YAĞMUR GÜÇYETER 8 / B 14 6 12.00 4 6 2.00 7 2 6.33 9 1 8.67 8 5 6.33 9 7 6.67 51.00 27.00 42.00 273.333 863 11 11 11
12 363 - MERVE KAYBOLMA 8 / B 14 6 12.00 8 2 7.33 6 4 4.67 0 5 -1.67 5 10 1.67 13 7 10.67 46.00 34.00 34.67 262.015 972 12 12 12
13 300 - BATUHAN GAYİN 8 / A 11 9 8.00 7 2 6.33 4 5 2.33 6 4 4.67 9 7 6.67 10 9 7.00 47.00 36.00 35.00 248.163 1115 13 13 13
14 325 - KARDALEN YÜKSEL 8 / A 14 6 12.00 6 3 5.00 5 5 3.33 6 3 5.00 4 8 1.33 10 5 8.33 45.00 30.00 34.99 248.104 1120 14 14 14
15 394 - YUSUF KAPAGÖZ 8 / A 11 9 8.00 5 5 3.33 5 5 3.33 3 5 1.33 5 6 3.00 13 6 11.00 42.00 36.00 29.99 242.207 1189 15 15 15
16 323 - EKİN KOÇ 8 / C 14 4 12.67 5 4 3.67 7 3 6.00 4 5 2.33 6 7 3.67 7 10 3.67 43.00 33.00 32.01 236.356 1265 16 16 16
17 311 - NİHAT ÖZEL 8 / A 8 10 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 5 3 4.00 6 2 5.33 10 9 7.00 46.00 27.00 37.00 230.370 1334 17 17 17
18 357 - ÇAĞLAR YILMAZ 8 / C 10 9 7.00 4 4 2.67 4 5 2.33 4 2 3.33 7 4 5.67 10 9 7.00 39.00 33.00 28.00 228.904 1354 18 18 18
19 372 - MERVE DESTAN 8 / A 12 7 9.67 7 3 6.00 5 5 3.33 6 4 4.67 2 7 -0.33 11 8 8.33 43.00 34.00 31.67 227.407 1375 19 19 19
20 358 - DUYGU AYGÜN 8 / C 7 12 3.00 4 4 2.67 5 5 3.33 8 2 7.33 8 5 6.33 11 8 8.33 43.00 36.00 30.99 224.400 1412 20 20 20
21 375 - HÜSEYİN KAHRAMAN 8 / C 12 6 10.00 2 8 -0.67 8 1 7.67 3 7 0.67 1 16 -4.33 11 9 8.00 37.00 47.00 21.34 219.022 1484 21 21 21
22 305 - EYLÜL ESİN 8 / A 12 7 9.67 6 4 4.67 9 1 8.67 6 3 5.00 4 4 2.67 5 8 2.33 42.00 27.00 33.01 214.104 1545 22 22 22
23 334 - SALİM KURU 8 / C 7 12 3.00 8 2 7.33 4 6 2.00 4 6 2.00 7 13 2.67 13 7 10.67 43.00 46.00 27.67 213.615 1549 23 23 23
24 322 - MEHMET EFETÜNTAŞ 8 / B 10 7 7.67 4 5 2.33 7 3 6.00 3 5 1.33 3 13 -1.33 8 8 5.33 35.00 41.00 21.33 191.348 1865 24 24 24
25 364 - HASAN MERTŞAHİN 8 / C 10 9 7.00 6 4 4.67 4 5 2.33 5 4 3.67 3 12 -1.00 9 10 5.67 37.00 44.00 22.34 190.889 1870 25 25 25

Genel 7.56 3.71 4.15 2.41 3.32 6.38 27.53 221.698 3213
İl 10.64 4.97 5.55 4.73 4.63 8.81 39.33 267.196 25

İlçe 10.64 4.97 5.55 4.73 4.63 8.81 39.33 267.196 25
Kurum 10.64 4.97 5.55 4.73 4.63 8.81 39.33 267.196 25

ORTALAMALAR KATILIMLAR


